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adriana@imbuia.sc.gov.br

De: adriana@imbuia.sc.gov.br

Enviado em: segunda-feira, 10 de julho de 2023 18:27

Para: 'juliana.goulart@lecard.com.br'; 'juliana.goulart@lecard.com.br'

Assunto: RES: Esclarecimentos edital n° 37/2023

Boa noite  

Referente ao questionamento a baixo 

• Será aceita taxa negativa?  

• R:sim  

• Existe alguma empresa que já fornece ou forneceu esse serviço à Prefeitura? Se sim, qual a empresa e qual a 

taxa do contrato?  

• R: não, primeira vez sendo licitado. 

 

 

At.te: Adriana Schaffer 
Departamento de Licitações, Contratos e Convênios 
Secretaria da Administração, Fazenda e Planejamento 
Prefeitura Municipal de Imbuia 
(47) 3557-2419 

 

 

 

 

 

De: licitacao@imbuia.sc.gov.br <licitacao@imbuia.sc.gov.br>  

Enviada em: segunda-feira, 10 de julho de 2023 14:14 

Para: adriana@imbuia.sc.gov.br 

Assunto: ENC: Esclarecimentos edital n° 37/2023 

Prioridade: Alta 

 

 

 

De: juliana.goulart@lecard.com.br [mailto:juliana.goulart@lecard.com.br]  

Enviada em: segunda-feira, 10 de julho de 2023 14:05 

Para: licitacao@imbuia.sc.gov.br 

Assunto: Esclarecimentos edital n° 37/2023 

 

Boa tarde! 

 

Gostaria de alguns esclarecimentos com relação ao edital de Vale Alimentação:  

 

• Será aceita taxa negativa?  

• Existe alguma empresa que já fornece ou forneceu esse serviço à Prefeitura? Se sim, qual a empresa e qual a 

taxa do contrato?  
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