adriana@imbuia.sc.gov.br

De: adriana@imbuia.sc.gov.br

Enviado em: sexta-feira, 7 de julho de 2023 14:04

Para: 'Luiz Henrique Costa De Souza'

Assunto: RES: 19/07/2023 - PR/37/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA - SC

Prezados, boa tarde!!!
Referente ao questionamento a baixo é a primeira vez que estamos licitando.

At.te: Adriana Schaffer

Departamento de Licitagbes, Contratos e Convénios
Secretaria da Administracdo, Fazenda e Planejamento
Prefeitura Municipal de Imbuia

(47) 3557-2419

De: Luiz Henrique Costa De Souza <luiz.souza@bkbank.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 7 de julho de 2023 12:24

Para: licitacao@imbuia.sc.gov.br; adriana@imbuia.sc.gov.br

Assunto: 19/07/2023 - PR/37/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA - SC

Prezados, bom dia!!!

Somos da empresa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, inscrita sob o CNPJ n? 16.814.330/0001-50, informamos
gue temos o interesse em participar do Pregdo Presencial 37/2023, e solicitamos as seguintes informagdes:

1. Vocés ja possuem fornecedor para objeto licitado? Se sim, qual empresa é a atual fornecedora e qual a taxa
aplicada? E por qual motivo esta havendo a rescisdo do contrato?

Aguardamos retorno o mais breve possivel.

Cordialmente,

q = Luiz Souza
b‘ bank gl

bkbank.cam. Br

Esta mensagem eletrénica pode conter informagdes privilegiadas e/ou confidenciais, portanto fica o seu receptor notificado de que qualquer disseminagdo,
distribuigdo ou cdpia ndo autorizada é estritamente proibida. Se vocé recebeu esta mensagem indevidamente ou por engano, por favor, informe este fato ao
remetente e a apague de seu computador imediatamente.

This e-mail message may contain legally privileged and/or confidential information, therefore, the recipient is hereby notified that any unauthorized
dissemination, distribution or copying is strictly prohibited. If you have received this e-mail message inappropriately or accidentally, please notify the sender
and delete it from your computer immediately.



