
De: Daniela Prisci.la<danielapriscila@imbuia.sc.gov.br> 
Enviada em: sexta-feira, 26 de junho de 2020 14:29 
Para: licitacao@imbuia.sc.gov.br; licita.michel@outlook.com 
Assunto: Re: ENC: Nota Fiscal - 2505 - Imbuia - se 

Bóá tarde, 

foi pago no dia -10/06/2020, junto com a nota fiscal 2548. 

De: Michel Adams [rnailto:licita.micheL@outlook.com] 
Enviada em: sexta-feira,_26 de junho de 2020 13:55 
Para: licitg.S.:flG@imb_uLa j_ç.g ).11_.~f 
Assunto: Nota Fiscal - 2505 - Imbuia - se 

.. ,, . Prezados. bom dia, 

Consta em nossos registros que o pagamento da nota fiscal anexada, ainda encontra em aberto. 

Dessa forma, fazemos uso do presente para cientificá-lo(a) da débito pendente e solicitar sua 
mais breve regularização. 
Caso o pagamento já tenha sido realizado, solicitamos cópia do comprovante para atualização de 
nosso registros. 

Empresa: Superar Eireli - EPP 
CNPJ: 13.482.516/0001-61 

Michei Adams Arndt 
Financeiro/Cobranças I Licitações 
Skype mixa adarns@outlook.com 
E-mail: licita.michel@gmail.com 

RES: ENC: Nota Fiscal O 2505 - Imbuia - SC 

Daniela Priscila Henn 
Tesoureira Fundo Municipal de Saude 
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